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M GI | Iall Michelle Carvalho <annemichellecarvalho@gmail.com>

Fwd: CE GIGOV/NA 1092/2024 - PM Nova Cruz - CR MESP 0232300-24/2007 - Analise de Reprogramacao

1 mensagem

ANA NERI <anaescritorioass@gmail.com> 30 de outubro de 2024 as 17:41
Para: Anne Michelle <annemichellecarvalho@gmail.com>, Nova Cruz - Secretaria Infraestrutura <secretariainfraestruturapmnc@gmail.com>, Adolfo Junior
<adolfjunior@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: GIGOVNAO3 - Comunicacao Externa <gigovnaO3@caixa.gov.br>

Date: qua., 30 de out. de 2024 as 16:34

Subject: CE GIGOV/NA 1092/2024 - PM Nova Cruz - CR MESP 0232300-24/2007 - Analise de Reprogramagéao

To: licitacao@novacruz.rn.gov.br <licitacao@novacruz.rn.gov.br>, anaescritorioass@gmail.com <anaescritorioass@gmail.com>, prefeituranovacruzrn@gmail.com
<prefeituranovacruzrn@gmail.com>, flaviocesarnogueira@outlook.com <flaviocesarnogueira@outlook.com>

Cc: Bruno Freitas Cardoso <bruno.f.cardoso@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

A

Prefeitura Municipal de Nova Cruz

Assunto: Solicitagdes para continuidade do processo

Ref.: Contrato de Repasse MESP 0232300-24/2007

Senhor Prefeito Municipal,

1. Informamos que apés analise, Emitido Parecer de Reprogramagéo — PR 03 em 24/10/2024, acatando, sob o ponto de vista técnico, a proposta
apresentada pelo convenente.

2. Tal reprogramacéo visa uma nova licitagdo.

3. Apds a andlise, o Valor de Investimento (V1) passa a ser de R$ 604.393,84, conforme quadro resumo de metas do PR 03 anexado na aba pecgas
técnicas.
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4. Alertamos que ap0ds a realizagdo do processo licitatorio podera ser necessario o incremento de contrapartida através de termo aditivo.

5. Ha pendéncias técnicas a serem atendidas de imediato, referente a quitacéo de tarifas em aberto e apresentacao de termos aditivos, cujos
documentos devem ser protocolados em arquivo através da gigovnal4@caixa.gov.br e entregues as vias diretamente na GIGOV/NA apds seu atendimento
na integra, ndo devendo ser protocolado parcialmente. Ha também apontamentos para etapas posteriores. Listamos abaixo solicitagdo(des) relativa(s) ao
referido Contrato de Repasse:

Item Fase Data Atuacgao Apontamento

Assinatura do Termo Aditivo: Altera
ATUAL 04/07/2023 Operacional vigéncia: 31/12/2023 — apresentar
termo aditivo assinado

Assinatura do Termo Aditivo: Altera
ATUAL | ATUAL 23/12/2022 Operacional vigéncia: 30/06/2023 — apresentar
termo aditivo assinado

Comprovar — o recolhimento da tarifa
de Atualizacao de orgcamento, no valor
de R$ 2.136,65 (guia e calculos
ATUAL 24/05/2023 Operacional anexos)

** atengdo efetuar pagamento em até
05 (cinco) dias uteis

Comprovar o recolhimento de tarifa de
nova Verificagdo do Resultado do
Processo Licitatorio, no valor de R$
ATUAL | ATUAL 24/05/2023 Operacional 2.182,61 — guia e calculos anexos

** atengao efetuar pagamento em até
05 (cinco) dias uteis

VRPL 24/10/2024 Engenharia Apresentar a documentacgao para fases
posteriores:

ATE A LICITACAO

=> Apresentar a licenca ambiental
atualizada com as consideragbes desta
reprogramacao;

=> Recolher a taxa no valor de
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R$2.786,01 referente a analise da
reprogramacao/atualizagao de
orgamento;

=> Apresentar distrato ou
documentacéo que o valha para
contratagao da nova empresa;

=> Apresentar declaragao de
viabilidade da concessionaria de agua;
=> Apresentar declaragao de que o
armazenamento de agua instalado esta
compativel para o uso do objeto
(irrigagéo do campo, vestiarios,
banheiros e reserva de incéndio).

APOS A LICITACAO

=> Apresentar cronograma atualizado
com valores realizados e a realizar,

=> Apresentar declaragao se
comprometendo a realizar com
recursos proprios servigos que possam
ter sofrido deterioragao/subtragao;

=> Apresentar Ordem de Servigo;
=>Demais documentos que o
Convenente julgue necessarios.

Desbloqueio

24/05/2023

Engenharia

Préximo desbloqueio:
ART/RRT de execugéo das obras.

Desbloqueio

13/04/2022

Engenharia

Para todos os desbloqueios:
Apresentar os BMs em consonéncia
com a planilha vencedora da licitagao
com servigos a serem pagos pela
Caixa e pelo municipio separados

Ultimo Desbloqueio

24/10/2024

Operacional

Declaragao de recebimento da obra
assinado pelo prefeito e fiscal do
contrato.

Ultimo Desbloqueio

18/05/2022

Engenharia

Ultimo desbloqueio:

Apresentar declaragao do
Representante Legal do Convenente
informando que nao havera instalagéo
de placa de inauguragao de obra ou,
nos casos em que o Convenente optar
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ou for obrigatdria a instalagdo da
referida placa, apresentacéo de
registro fotografico georreferenciado
que demonstre a conformidade da
placa com o Manual Visual de Placas e
Adesivos de Obras.

6. Estamos a disposi¢éo para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente

ALBERTO VINICIO DE O. CAMPOS
Assistente Sénior

Geréncia Executiva de Governo — GIGOV/NA

ILANA ANDREA DE AQUINO FONSECA
Coordenadora de Filial - SE

Geréncia Executiva de Governo — GIGOV/NA

ANDRE RICARDO MENDES VIEIRA

Gerente de Filial

Geréncia Executiva de Governo — GIGOV/NA
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## INFORMACAO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informagdes confidenciais. O uso, divulgagdo, distribuigdo e/ou cépia ndo autorizados sdo estritamente proibidos e sujeitos as penalidades legais
cabiveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para vocé ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##

6 anexos

0232300-24 - Nova Cruz - tarifa de Nova verificagao de Licitagdo nao quitada.pdf
158K

0232300-24 - Nova Cruz - tarifa de atualizagdao do orcamento nao quitada.pdf
157K

Tarifa Extra OGU - 0232.300-24 VRPL MAI23.pdf
973K

Tarifa Extra OGU - 0232.300-24 Reprogramacgao MAI23.pdf
969K

PM Nova Cruz - 0232300-24 - Termo Aditivo 31.12.2023.zip
51K

PM Nova Cruz - 0232300-24 - Termo Aditivo 30 06 2023.zip
51K
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